
From: Diego Pinos dpinos@datasolutions.com.ec
Subject: RE: LOZANO ASESORES - POC MFILES

Date: October 3, 2022 at 5:12 PM
To: jandrade@lozanoasesores.com
Cc: Esteban Sansur Holguín (INTELI8 Ecuador) esteban.sansur@inteli8.com, Santiago Cueva (INTELI8 Ecuador)

santiago.cueva@inteli8.com, José Vicente Ortega jvortega@datasolutions.com.ec

Estimado Jaime,
 
Comprendemos claramente la situación y agradezco su amable respuesta.  Para nosotros
Lozano Asesores es un cliente muy importante, y esperamos poder implementar nuestras
soluciones en un futuro cercano.
 
Estaremos atentos a sus comentarios finales luego que se reúnan los Socios Accionistas.
 
Saludos Cordiales,
 

 
De: jandrade@lozanoasesores.com <jandrade@lozanoasesores.com>
Enviado el: lunes, 3 de octubre de 2022 16:07
Para: Diego Pinos <dpinos@datasolutions.com.ec>
CC: 'Esteban Sansur Holguín (INTELI8 Ecuador)' <esteban.sansur@inteli8.com>;
'Santiago Cueva (INTELI8 Ecuador)' <santiago.cueva@inteli8.com>; José Vicente Ortega
<jvortega@datasolutions.com.ec>
Asunto: RE: LOZANO ASESORES - POC MFILES
 
Estimado Diego:
 
La anterior semana conversé con Esteban Sansur, y entre otras cosas le mencione las
razones por las que tuvimos que retroceder en nuestra planificación, esperando y
anhelando se incrementen nuestros márgenes de ventas y así podamos cubrir la
necesidad de inversión en tecnología.
 
Mas sin embargo le deje abierta la posibilidad que pensando en el esfuerzo que ustedes
aplicaron para el diseño e instalación del prototipo ara que pudiéramos avanzar en nuestra
necesidad, tendría un costo.  Esto claro está sin ser obligación nuestra el acogerlo, ya que
desde un inicio fuimos claros que el valor de inversión sería el que acogeríamos de ser
puesto a prueba y a entera satisfacción del personal operativo demostrando y
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puesto a prueba y a entera satisfacción del personal operativo demostrando y
evidenciando la generación de valor agregado que requeríamos en ese momento.
 
Espero en los próximos días en una Junta de los socios Accionistas, tratar el tema del
costo de inversión y los plazos y tiempo que pudieran en el “supuesto” escenario darse, a
fin de tener la toma de decisión que permita dar paso al valor por ustedes establecido y
que servirá de monto pre adelantado.
 
Ruego de ustedes la espera del caso y en cuanto tenga una novedad, se las estaré
compartiendo.
 
 
Att,
 

Lozanoasesores agradece tomar en cuenta que: este correo electrónico contiene información legal
confidencial y
privilegiada.  Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido
darlo a
conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo.
Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su
sistema.
Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es
cuestión de todos.
 
 
 
 
 
De: Diego Pinos [mailto:dpinos@datasolutions.com.ec]
Enviado el: lunes, 3 de octubre de 2022 15:34
Para: jandrade@lozanoasesores.com
CC: Esteban Sansur Holguín (INTELI8 Ecuador) <esteban.sansur@inteli8.com>; Santiago
Cueva (INTELI8 Ecuador) <santiago.cueva@inteli8.com>; José Vicente Ortega
<jvortega@datasolutions.com.ec>
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<jvortega@datasolutions.com.ec>
Asunto: LOZANO ASESORES - POC MFILES
Importancia: Alta
 
Estimado Jaime,
 
Buenas tardes, esperando que se encuentren muy bien, usted, su familia y su equipo de
trabajo.
 
De acuerdo con la reunión que mantuvieron con el Ing. Esteban Sansur de INTEL8; se
adjunta el reporte de 24 horas entregadas correspondientes a la POC (Proof of Concept)
realizada en sus oficinas para el proyecto de flujos de procesos. Este POC tendría un
costo de $70 / hora; dando un total de $1680,00.
 
Según lo conversado con usted, se planteó la posibilidad de que reconozcan el valor de los
servicios profesionales brindados para la generación de la POC, la misma que en su
totalidad haríamos valer de crédito a servicios en la implementación de M-Files el año
siguiente.
 
Particular que informo para los fines pertinentes, quedando a la espera su amable
respuesta.
 
Saludos Cordiales
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