sgomez@datasolutions.com.ec
I

De: sgomez@datasolutions.com.ec
Envoyé: martes, 25 de junio de 2019 9:30

A: 'Glenda Arias'; ‘Maria Fernanda Garcia'
Objet: RE: Propuesta Digitalizacion

Estimada Glenda :
Por medio de la presente me permito enviar los valores por los cuales deben ser emitida la factura:

PROPUESTA FINAL TOTAL:

Propuesta Econémica Administracion de DIGITALIZACION
Descripcion Volumen | Precio Unitario | Precio Total
Digitalizacion de Documentos | 10.000 $ 0,09 | $ 900,00
Sub-Total $ 900,00
IVA 12% $ 108,00
Total $ 1.008,00

FACTURA INVERSION INICIAL:

Propuesta Econémica Administracion de DIGITALIZACION
Descripcion Volumen | Precio Unitario | Precio Total
Digitalizacién de Documentos 5.000 $ 0,09 | $ 450,00
Sub-Total $ 450,00
IVA 12% $ 54,00
Total $ 504,00

En espera de sus comentarios quedo atento.

Muchas gracias por su gentil atencion.

Saludos cordiales,

= Santiago Gémez V.
. Gerente Comercial
Telf: +593 958 924 892 / 2535681
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De : sgomez@datasolutions.com.ec <sgomez@datasolutions.com.ec>
Envoyé : lunes, 24 de junio de 2019 15:54



A :'Glenda Arias' <contabilidad@datasolutions.com.ec>; 'Maria Fernanda Garcia'
<cobranzas@datasolutions.com.ec>
Objet : TR: Propuesta Digitalizacién

Estimadas:

Por medio de la presente me permito enviar el formulario que debemos llenar para calificar como
proveedores, en PAUSTERIZADORA QUITO S.A., esto debe hacerse hoy de manera urgente para que nos
puedan cancelar el dia el viernes.

En espera de sus comentarios quedo atento.

Muchas gracias por su gentil atencién.

Saludos cordiales,

= Santiago Gémez V.
. Gerente Comercial
Telf: +593 958 924 892 / 2535681
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De : Jorge Orozco <jorozco@pgsa.ec>
Envoyé : lunes, 24 de junio de 2019 15:09
A : sgomez@datasolutions.com.ec

Objet : RE: Propuesta Digitalizaciéon

Estimado Santiago,

Solicito su ayuda para llenar y devolver el documento adjunto, con la informacién necesaria para crear a
Datasolutions, como proveedor en nuestro sistema.

Realizamos pagos a nuestros proveedores mediante transferencia bancaria, todos los dias viernes, por tal razén, se
necesita también la siguiente informacion:

Nombre del Banco

Tipo de Cuenta

Numero de cuenta

Correo para notificacién del pago

Saludos cordiales,

Jorge Orozco
Gerente de Tecnologia y Medios

'ﬁﬁ >
[ ) =
QUITO 52" 5
Direccién: Pedro Pinto E4-197 y Av. Napo
Oficina: 593-2-2651880 ext. 131

Movil: 593-9-98444549



Quito — Ecuador

De: sgomez@datasolutions.com.ec <sgomez@datasolutions.com.ec>
Enviado el: lunes, 24 de junio de 2019 14:12

Para: jorozco@pgsa.ec

CC: 'schiriboga' <schiriboga@datasolutions.com.ec>

Asunto: RE: Propuesta Digitalizacidn

Estimado Jorge :

Me podria confirmar la aceptaciéon de la oferta de acuerdo a nuestra conversacion y ayuddndome con el
RUC para poder proceder y continuar con el proceso.

En espera de su pronta y favorable respuesta quedo atento.
Muchas gracias por su gentil atencién.

Saludos cordiales,

s Santiago Gémez V.
. Gerente Comercial
Telf: +593 958 924 892 / 2535681
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De : sgomez@datasolutions.com.ec <sgomez@datasolutions.com.ec>
Envoyé : lunes, 24 de junio de 2019 13:29

A : 'jorozco@pgsa.ec' <jorozco@pgsa.ec>

Cc : 'schiriboga’ <schiriboga@datasolutions.com.ec>

Objet : Propuesta Digitalizacidn

Estimado Ing. Jorge Orozco:

Por medio de la presente me permito informar que el costo de la digitalizacion de la documentacion que
se reviso el dia de hoy corresponde a la siguiente informacién:

18 Archivadores Bennet A4

Libro de Actas

Cantidad de Imagenes 8300 aproximado
VALOR A CANCELAR: ?00+IVA

Para poder avanzar y poder les ayudar es importante que me confirme la aceptacién de la oferta por
este medio y que me ayude con la copia del RUC en formato digital para poder hacer el ingreso en mi
sistema como cliente y generar la factura correspondiente, de esta forma poder asignar al operario y el
equipamiento correspondiente que realizard el trabajo en sus instalaciones.

En espera de su pronta y favorable respuesta quedo atento.
3



Muchas gracias por su gentil atencién.

Saludos cordiales,

DATASOLUTIONS
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Santiago GAmez V.

Gerente Comercial
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